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RV: ALLEGANDO LIQUIDACION DE CREDITO // RAD. 2021-00111-00 // DTE. AGROPAISA S.A.S //
DDOS. YULEIDIS YANETH SABAN JULIO y AMPARO ELIZABETH LEVETTE DE SUAREZ

Desde Isleini Martinez Villamizar Ext 114 <contabilidad2@ducol.com.co>
Fecha Mar 8/10/2024 10:48 AM
Para Juzgado 01 Promiscuo Municipal - La Guajira - Dibulla <jprmpaldibulla@cendoj.ramajudicial.gov.co>

ccC Diego Mauricio Mosquera Pedraza <analistajuridico2@ducol.com.co>; Omar Jose Ortega Florez Ext 110
<jefejuridico@ducol.com.co>

[l_]J 1 archivos adjuntos (152 KB)
MEMORIAL ALLEGANDO LIQUIDACION CREDITO_SABAN JULIO YULEIDIS YANETH_.pdf;

Sefores

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE DIBULLA (LA GUAJIRA)

E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO

DTE: AGROPAISA S.A.S NIT. 900.345.431-7

DDOS: YULEIDIS YANETH SABAN JULIO y AMPARO ELIZABETH LEVETTE DE SUAREZ
RAD: 440904089-001-2021-00111-00

ASUNTO. LIQUIDACION DE CREDITO
Por el presente escrito, comedidamente me permito allegar a su despacho la Liquidacion

del Crédito de los Intereses Moratorios de Obligacién contenida en el pagare N°. 12665
desde el 11 de septiembre de 2021 hasta el 08 de octubre del 2024.

Cordialmente;
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Este correo y cualquier archivo anexo pertenecen al grupo empresarial DUCOL, y son para uso exclusivo del destinatario intencional. Esta
comunicacién puede contener informacién confidencial o de acceso privilegiado. Si usted ha recibido este correo por error, equivocacién u
omision favor notificar en forma inmediata al remitente y eliminar dicho mensaje con sus anexos. La utilizacién, copia, impresion, retencion,
divulgacion, reenvio o cualquier accion tomada sobre este mensaje y sus anexos queda estrictamente prohibida y puede ser sancionada

legalmente.

Las opiniones, conclusiones y otra informacion contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial del grupo empresarial

DUCOL. seran entendidas como personales y por tal razén no seran avaladas por grupo empresarial DUCOL.

This e-mail and any attached files belong to the business group DUCOL, and they are for the sole use of the intended recipient(s). This
communication may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply this
e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorised review, use, disclosure, dissemination, forw arding, printing or

copying of this email or any action taken in reliance on this e-mail is strictly prohibited and may be unlaw ful.

Opinions, conclusions and other information contained in this post unrelated w ith the official business of the business group DUCOL w ill be

understood as personal messages, for that reason the business group DUCOL. w ill not be endorsed.

De: Diego Mauricio Mosquera Pedraza <analistajuridico2@ducol.com.co>

Enviado: martes, 8 de octubre de 2024 10:15 a. m.

Para: Isleini Martinez Villamizar Ext 114 <contabilidad2@ducol.com.co>

Cc: Omar Jose Ortega Florez Ext 110 <jefejuridico@ducol.com.co>

Asunto: ALLEGANDO LIQUIDACION DE CREDITO // RAD. 2021-00111-00 // DTE. AGROPAISA S.A.S // DDOS.
YULEIDIS YANETH SABAN JULIO y AMPARO ELIZABETH LEVETTE DE SUAREZ

Buenos dias Sra. Isleini,
Agradezco me puedas colaborar enviando el documento adjunto:

Al Correo: jprmpaldibulla@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto del Correo:

ALLEGANDO LIQUIDACION DE CREDITO // RAD. 2021-00111-00 // DTE. AGROPAISA S.A.S // DDO.
YULEIDIS YANETH SABAN JULIO y AMPARO ELIZABETH LEVETTE DE SUAREZ

Cuerpo del Correo:
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Sefiores

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE DIBULLA (LA GUAJIRA)

E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO

DTE: AGROPAISA S.A.S NIT. 900.345.431-7

DDOS: YULEIDIS YANETH SABAN JULIO y AMPARO ELIZABETH LEVETTE DE SUAREZ
RAD: 440904089-001-2021-00111-00

ASUNTO. LIQUIDACION DE CREDITO

Por el presente escrito, comedidamente me permito allegar a su despacho la Liquidacion del Crédito de
los Intereses Moratorios de Obligacidn contenida en el pagare N°. 12665 desde el 11 de septiembre de
2021 hasta el 08 de octubre del 2024.

Cordialmente;

Omar José Ortega Florez
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Este correo y cualquier archivo anexo pertenecen al grupo empresarial DUCOL, y son para uso exclusivo del destinatario intencional. Esta
comunicacién puede contener informacion confidencial o de acceso privilegiado. Si usted ha recibido este correo por error, equivocacion u
omision favor notificar en forma inmediata al remitente y eliminar dicho mensaje con sus anexos. La utilizacién, copia, impresién, retencion,
divulgacion, reenvio o cualquier accion tomada sobre este mensaje y sus anexos queda estrictamente prohibida y puede ser sancionada

legalmente.

Las opiniones, conclusionesy otra informacion contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial del grupo empresarial DUCOL.

seran entendidas como personalesy por tal razén no seran avaladas por grupo empresarial DUCOL.

This e-mail and any attached files belong to the business group DUCOL, and they are for the sole use of the intended recipient(s). This
communication may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply this
e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorised review, use, disclosure, dissemination, forwarding, printing or copying of

this email or any action taken in reliance on this e-mail is strictly prohibited and may be unlawful.

Opinions, conclusions and other information contained in this post unrelated with the official business of the business group DUCOL will be

understood as personal messages, for that reason the business group DUCOL. will not be endorsed.
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I' OMAR JOSE ORTEGA FLOREZ - ABOGADO UNAB -
Carrera 35w N°. 71-37 Bodega 59 Parque Industrial Provincia de Soto | Etapa, Bucaramanga (Santander)
Tel: 6971951 — Ext. 110 - Cel. 3115646677 E-mail. jefejuridico@ducol.com.co

Sefores

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE DIBULLA (LA GUAJIRA)

E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO

DTE: AGROPAISA S.A.S NIT. 900.345.431-7

DDO: YULEIDIS YANETH SABAN JULIO y AMPARO ELIZABETH LEVETTE DE
SUAREZ

RAD: 440904089-001-2021-00111-00

OMAR JOSE ORTEGA FLOREZ, identificado como aparece al pie de mifirma, abogado
en ejercicio y actuando también como Representante Legal en calidad de Segundo
Suplente para Asuntos Judiciales de la sociedad demandante dentro del proceso de
la referencia; mediante el presente escrito, comedidamente me permito allegar a su
despacho la Liquidacién del Crédito de los Intereses Moratorios de la obligacidon
contenida en el pagaré N°. 12665 desde el 11 de septiembre de 2021 hasta el 08 de
octubre de 2024.

LIQUIDACION DE OBLIGACION
CAPITAL $ 36.283.462
FECHA INICIO MORA | 11/09/2021 |
FECHA PROYECTADA DE PAGO | 8/10/2024 |
TOTAL DiAS EN MORA | 1123 |
_ Interés Interés
ANO MES FECHA Bancario N°. Dias Mora Valor Interés
Corriente Mora.
Septiembre | 30-sep-2021 17,19% 25,79% 19 $ 435.879
Octubre 30-oct-2021 17,08% 25,62% 30 $ 686.630
2021 Noviembre | 30-nov-2021 17,27% 25,91% 30 $ 693.517
Diciembre 31-dic-2021 17,46% 26,19% 30 $ 700.390
Enero 30-ene-2022 17,66% 26,49% 30 $ 707.608
Febrero 28-feb-2022 18,30% 27,45% 28 $ 681.442
Marzo 31-mar-2022 18,47% 27.71% 30 $ 736.804
Abril 30-abr-2022 19,05% 28,58% 30 $ 757.468
Mayo 31-may-2022 19,71% 29,57% 30 $ 780.826
Junio 30-jun-2022 20,40% 30,60% 30 $ 804.955
2022 Julio 30-jul-2022 21,28% 31,92% 30 $ 835.623
Agosto 30-ago-2022 25,62% 30,35% 30 $ 799.114
Septiembre | 30-sep-2022 23,50% 33,25% 30 $ 866.240
Octubre 31-oct-2022 24,61% 36,92% 30 $ 949.293
Noviembre | 30-nov-2022 25,78% 38,67% 30 $ 988.179
Diciembre 31-dic-2022 27,64% 41,46% 30 $ 1.049.252
Enero 31-ene-2023 28,84% 43,26% 30 $ 1.088.070
2023 Febrero 28-feb-2023 30,18% 45,27% 28 $ 1.054.414
Marzo 30-mar-2023 30,84% 46,26% 30 $ 1.151.783
Abril 30-abr-2023 31,39% 47,09% 30 $ 1.169.199
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I' OMAR JOSE ORTEGA FLOREZ - ABOGADO UNAB -
Carrera 35w N°. 71-37 Bodega 59 Parque Industrial Provincia de Soto | Etapa, Bucaramanga (Santander)
Tel: 6971951 — Ext. 110 - Cel. 3115646677 E-mail. jefejuridico@ducol.com.co

Mayo 30-may-2023 30,27% 45,41% 30 $ 1.133.854
Junio 30-jun-2023 29,76% 44,64% 30 $ 1.117.529
Julio 30-jul-2023 29,36% 44,04% 30 $ 1.104.753
Agosto 30-ago-2023 28,75% 43,13% 30 $ 1.085.282
Septiembre | 30-sep-2023 28,03% 42,05% 30 $ 1.062.026
Octubre 30-0ct-2023 26,53% 39,80% 30 $ 1.013.049
Noviembre | 30-nov-2023 25,52% 38,28% 30 $ 979.552
Diciembre | 30-dic-2023 25,04% 37,56% 30 $ 963.567
Enero 30-ene-2024 23,32% 34,98% 30 $ 905.649
Febrero 29-feb-2024 23,31% 34,97% 29 $ 874.881
Marzo 30-mar-2024 22,20% 33,30% 30 $ 867.386
Abril 30-abr-2024 22,06% 33,09% 30 $ 862.572
Mayo 30-may-2024 21,02% 31,53% 30 $ 826.592
2024 Junio 30-jun-2024 20,56% 30,84% 30 $ 810.552
Julio 30-jul-2024 19,66% 29,49% 30 $ 778.944
Agosto 30-ago-2024 19,47% 29,21% 30 $ 772.351
Septiembre | 30-sep-2024 19,23% 28,85% 30 $ 763.854
Octubre 08-feb-2024 18,78% 28,17% 8 $ 197.910
TOTAL INTERESES MORA $ 33.056.991
KPITAL + MORA $ 69.340.453
TOTAL $ 69.340.453

Total Capital $36.283.462

Total Intereses Moratorios $ 33.056.991

Lo anterior, se pone en conocimiento del despacho con el fin de dar el debido proceso

Total Liquidaciéon de Credito

$ 69.340.453

de la ejecucion.

Atentamente,

OMAR JOSE|ORTEGA FLOREZ
C.C.N°. 91.521.349 de Bucaramanga (Santander)
T.P.N°. 189.313 del C.S. de la J.
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